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Poikkeamislupa 24-83-POI määräalalle 304-407-3-57-M0001 
  
Rakennuslautakunta 26.09.2024 § 97    
      
 
 
Asia Poikkeamispäätös 
Hakija ----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
 
 

Rakennuspaikka 304-407-0003-0057-M0001 
Kiparluodontie 444d 
23360 KUSTAVI 

Määräalan pinta-ala 10641 m2 

Kaava Ei kaavaa 
Toimenpide Vapaa-ajan asunnon rakentaminen. 
Lisäselvitys Toimenpide: uusi 

Käyttötarkoitus: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Kerrosala: 165m² 

Poikkeus MRL 72 §: Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle 
rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. 
MRL 171 § mom. 1Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta 
myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 
annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta 
säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta 
rajoituksesta. 
MRL 171§ mom. 2 Poikkeaminen ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle; 
Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. 
Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 

Kuuleminen Naapurit kuultu hakijan toimesta; naapureilla ei 
huomautettavaa 

Liitteet Asemapiirros 
Naapurin kuuleminen 
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Todistus hallintaoikeudesta 
Hakemus vireilletullessa 
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä 
Karttaote 

Julkipanopvm 2.10.2024 
Päätöksen antopvm 3.10.2024 
Viimeinen valituspvm 4.11.2024 
Lainvoimaisuuspvm 5.11.2024 
Lupa voimassa saakka 5.11.2026 
 
Esittelijän teksti Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, 

kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle. Toimenpide ei vaikeuta luonnonsuojelun 
tavoitteiden saavuttamista. Toimenpide ei vaikeuta 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. 
 
Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § mom 2. 
 
Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava 
poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.  
 
Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen 
rakennuslupahakemuksen liitteeksi. 
 

Päätös Rakennuslautakunta päätti myöntää haetun poikkeamisluvan. 

 
Tiedoksianto         Hakija 
          ELY-keskus         


